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Nl Gmait Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra

Mansa - car 740
6 mensagens

carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br <carletlo licilacoes@cordeiroyoussef.com.br> 6 de dezembro de 2022 14:57
Para: coordenadoria.compras@gmail.com, edital@barramansa.rj.gov.br

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde

A CARLETTO GESTE\O DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 08.469.404/0001-30, solicita esclarecimentos, ao edital do
PREGAO ELETRONICO n° 215/2022, junto da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, a cerca do exposto:

ESCLARECIMENTOS:
1) Atualmente existem veiculos em garanlia de fabrica?

2) Os servigos, objeto desla licilagdo, ja eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar qual a empresa que presta os servigos
e qual a taxa de administrag@o praticada?

3) Em caso de oferta de taxa negaliva, a qual representara desconto a Administragdo. Nesse sentido, para oferta desse desconto, sera aceito
sistema totalmente web que possibilita maior transparéncia ao gestor da frota, contemplando o desconto (taxa negativa) diretamente em cada
orgamento? Assim, o faturamento da gerenciadora ocorrera pelo valor liquido, ou seja, aquele considerado o desconto ofertado? Atendemos
desta forma?

4) Sobre o conceito de Prego & vista, entendemos que o prego de mercado a vista seria o praticado no mercado dentro dos parémetros das
tabelas de referencia vigentes, sem a adigao de taxas, juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no entendimento?

5) Considerando que as Notas Fiscais Emitidas pela rede credenciada sempre serdo em nome da Contratante pois o objeto social da empresa é
consultoria e assessoria em gestdo e gerenciamento de frota de veiculos, entre ouiras atividades. Sendo assim, considerando isso, estamos
corretos no entendimento que desta forma atendemos ao solicitado no Edital?

6) Com relagéo ao Edital, entendemos que o recolhimento de imposto devera ser efetuado em nome da rede credenciada que sdo de fato os
reais prestadores de servigos. A nota fiscal emitida pela contratada, cujo a natureza & 10.05 refere-se ao valor consumido na rede credenciada
do perfodo e possui finalidade apenas de fatura (repasse), e neste caso ndo hd o que se falar em retengdo. Caso o conlrato possua taxa de
administraco posiliva a contralante emilird uma NF-S e de natureza 17.01 e esta sim sera passivel de retengédo em nome da gerenciadora.
Estamos corretos no entendimenta?

Atenciosamente,

Nicleo Carletto
Setor Gestdc de Vendas Piiblicas
Cordeiro Youssef Advogados Associados

Fone/Fax; +055 41 3149 1004
carletto licitacoes@cordeiroyoussef.com.br
Curitiba — Paran3 - Brasil
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Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail.com> 6 de dezembro de 2022 15:12
Para: maioambiente.smmadsbm@gmail.com

Boa tarde,

Segue o esclarecimento da empresa
Att

Isadora Santos

[Tewto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Compras e Licitagges
PMBM - Prefeitura Municipal de Barra Mansa

(24) 2106-3411

fw' Barra
b % Mansa

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 6 de dezembro de 2022 15:13
Para: coordenadoria.compras@gmail.com

Endereco ndo encontrado

Sua mensagem néo foi entregue a
maioambiente.smmadsbm@gmail.com porque o endereco
nao foi encontrado ou ndo pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

556 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient’'s email
address for typos or unnecessary spaces. Learn more at hitps//support.google.com/mail/?p=NoSuchUser f42-
2062020856102152a88b2@3221c260c9bsor72899083vsv.75 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; mainambiente. smmadsbm@gmail com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnoslic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipienl's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 https://stipport.google. com/mail/?p=NoSuchUser 42-20020a056102152a00b003aa1c260c3bsor7289903vsv.75 - gsmtp
Last-Attempt-Date: Tue, 06 Dec 2022 10:13:04 -0800 (PST)

- Mensagem encaminhada —-—-——-

From: Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail com>

To: maioambiente.smmadsbm@gmail.com

Cc:

Bece:

Date: Tue, 6 Dec 2022 15:12:07 -0300

Subject: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra Mansa - car 740
-—-- Message truncated --—-
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Boa tarde,

segue o esclarecimento da empresa
Att

Isadora Santos

-------- Forwarded message -—-—--—-—

De: <carletta licitacoes@eordeirayoussef. cam.br>

Date: ter., 6 de dez. de 2022 as 14:57

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra Mansa - car 740
To: <coordenadoria.compras@gmail com>, <editai@barramansa.rj. gov.br>

[Texin das mensagens anlerores aculto]

[Texio das mensagens anteriores oculto]

Meio Ambiente <meioambiente.smmadsbm@gmail.com> 7 de dezembro de 2022 11:44
Para:; Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail.com>

ESCLARECIMENTOS:
1) Atualmente existem veiculos em garantia de fabrica? 01 VEICULO

2) Os servigos, objeto desta licitagdo, ja eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar qual a empresa que
presta os servicos e qual a taxa de administragdo praticada? SIM. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL.
Taxa -13,5%

3) Em caso de oferta de taxa negativa, a qual representard desconto a Administragdo. Nesse sentido, para oferta desse
desconto, sera aceito sistema totalmente web que possibilita maior transparéncia ao gestor da frota, contemplando o desconto
(taxa negativa) diretamente em cada orgamento? Assim, o faturamento da gerenciadora ocorrerad pelo valor liquido, ou seja,
aquele considerado o desconto ofertado? Atendemos desta forma? SIM

4) Sobre o conceito de Preco 3 vista, entendemos que o prego de mercado a vista seria o praticado no mercado dentro dos
paré@metros das tabelas de referencia vigentes, sem a adigdo de taxas, juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no
entendimento? SIM

5) Considerando que as Notas Fiscais Emitidas pela rede credenciada sempre serdo em nome da Contratante pois o objeto
social da empresa é consultoria e assessoria em gestdo e gerenciamento de frota de veiculos, entre outras atividades. Sendo
assim, considerando isso, estamos corretos no entendimento que desta forma atendemos ao solicitado no Edital? SIM

6) Com relagdo ao Edital, entendemos que o recolhimento de imposto devera ser efetuado em nome da rede credenciada que
s3o de fato os reais prestadores de servigos. A nota fiscal emitida pela contratada, cujo a natureza € 10.05 refere-se ao valor
consumido na rede credenciada do periodo e possui finalidade apenas de fatura (repasse), e neste caso ndo hé ¢ que se falar
em retenc3o. Caso o contrato possua taxa de administracdo positiva a contratante emitird uma NF-S e de natureza 17.01 e
esta sim serd passivel de retengdo em nome da gerenciadora. Estamos corretos no entendimento? SIM

E-ziBarra
L Mansa

Carolina Lacerda da Cruz - Mat. 18.059

Secrelaria de Meio Ambiente e Deserivolvimento Sustentéavel
Frefeitura Municipal de Barra Mansa

Telefones: (24) 2106-3408/ (24) 3029-9010
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Em ter., 6 de dez. de 2022 as 15:35, Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail com> escreveu:
Boa tarde,
segue o esclarecimento da empresa
Att
Isadora Santos

-— Forwarded message

. De: <carlelio licitacoes@cardeirayolissef com.br>

| Dale: ter., 6 de dez. de 2022 &s 14:57

' Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra Mansa - car 740
To: <cocrdenadoria.compras@gmail com>, <edilal@barramansa.rj.gov.br>
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Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde

! A CARLETTO GEASTEO DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 08.469.404/0001-30, solicita esclarecimentos, ao edital do
' PREGAO ELETRONICO n°® 215/2022, junto da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, a cerca do exposto:

- ESCLARECIMENTOS:
1) Atualmente existem veiculos em garantia de fabrica?

2) Os servigos, objeto desta licitagdo, ja eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar qual a empresa que presta os
servigos e qual a taxa de administragdo praticada?

3) Em caso de oferta de taxa negativa, a qual representard desconto a Administragao. Nesse sentido, para oferta desse desconto, sera aceito
sistema totalmente web que possibilita maior transparéncia ao gestor da frota, contemplando o desconto (taxa negaliva) direlamente em cada
orgamento? Assim, o faturamento da gerenciadora ocorrera pelo valor liquido, ou seja, aquele considerado o desconto ofertado? Atendemos
desta forma?

; 4) Sobre o conceito de Prego a vista, entendemas que o prego de mercado & vista seria o praticado no mercado dentro dos paramelros das
" tabelas de referencia vigentes, sem a adigdo de taxas, juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no entendimento?

5) Considerando que as Notas Fiscais Emitidas pela rede credenciada sempre serdo em nome da Contratante pois o objeto social da
empresa é consultoria e assessoria em gestdo e gerenciamento de frota de veiculos, entre outras atividades. Sendo assim, considerando
jsso, estamos corretos no entendimento que desta forma atendemos ao solicitado no Edital?

' 6) Com relagéo ao Edital, entendemas que o recolhimento de imposto devera ser efetuado em nome da rede credenciada que s&o de falo os

. reais prestadores de servigos. A nota fiscal emitida pela contratada, cujo a natureza é 10.05 refere-se ao valor consumido na rede credenciada
do perfodo e possui finalidade apenas de fatura (repasse), e neste caso nao h& o que se falar em retengédo. Caso o contrato possua taxa de
administracio positiva a contratante emitird uma NF-S e de natureza 17.01 e esta sim sera passivel de retengio em nome da gerenciadora.
Estamos corretos no entendimento?

' Atenciosamente,

1}
Nicleo Carletto
Setor Gestio de Vendas Publicas
Cordeirc Youssef Advogados Associados
Fone/Fax: +055 41 3149 1004
carletto.licitacoes@cordeiroycussef.com.br

Curitiba — Parana - Brasil

Carletto

Coordenadoria de Compras e Licitagdes



07/12/2022 14:05 Gmail - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra Mansa - car...
' (24) 2106-3411

f\% Barra
P AU Mansa

955be3ali.png
38K

Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail.com> 7 de dezembro de 2022 14:05
Para: carletio.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Boa tarde,

segue a resposta da Secretaria de Meio Ambiente
Att

Isadora Santos

----- —- Forwarded message -———

De: Meio Ambiente <meinambiente.smadsbm@gmail com>

Date: qua., 7 de dez. de 2022 as 11:45

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra Mansa - car 740
To: Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail com>

ESCLARECIMENTOS:
1) Atualmente existem veiculos em garantia de fabrica? 01 VEICULO

2) Os servicos, objeto desta licitagao, j& eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar qual a empresa que
presta os servigos e qual a taxa de administracdo praticada? SIM. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL.
Taxa -13,5%

3) Em caso de oferta de taxa negativa, a qual representara desconto a Administracdo. Nesse sentido, para oferta desse
desconto, serd aceito sistema totalmente web que possibilita maior transparéncia ao gestor da frota, contemplando o desconto
(taxa negativa) diretamente em cada orcamento? Assim, o faturamento da gerenciadora ocorrera pelo valor liguido, ou seja,
aquele considerado o desconto ofertado? Atendemos desta forma? SIM

4) Sobre o conceito de Prego a vista, entendemos que o preco de mercado a vista seria o praticado no mercado dentro dos
pardmetros das tabelas de referencia vigentes, sem a adicdo de taxas, juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no
entendimento? SIM

5) Considerando que as Notas Fiscais Emitidas pela rede credenciada sempre serdo em nome da Contratante pois o objeto
social da empresa é consultoria e assessoria em gestdo e gerenciamento de frota de veiculos, entre outras atividades. Sendo
assim, considerando isso, estamos corretos no entendimento que desta forma atendemos ao solicitado no Edital? SIM

6) Com relac8o ao Edital, entendemos que o recolhimento de imposto deverd ser efetuado em nome da rede credenciada que
s3o de fato os reais prestadores de servigos. A nota fiscal emitida pela contratada, cujo a natureza é 10.05 refere-se ao valor
consumido na rede credenciada do periodo e possui finalidade apenas de fatura (repasse), e neste caso ndo ha o que se falar
em retencdo. Caso o contrato possua taxa de administracdo positiva a contratante emitira uma NF-S e de natureza 17.01 e
esta sim serd passivel de retengdo em nome da gerenciadora. Estamos corretos no entendimento? SIM
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Carolina Lacerda da Cruz - Mat. 18.059

Secretaria de Meio Ambienle e Desenvolvimento Suslenlavel
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Telefones: (24) 2106-3408/ (24) 3023-3010

Em ter., 6 de dez. de 2022 &s 15:35, Coardenadoria de Compras <coordenadoria.compras@amail com> escreveu:
Boa tarde,

* segue o esclarecimento da empresa

LA
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---——- Forwarded message ———-

De: <carletlo licitacoes@cordeiroyoussef.com.br>

Date: ter., 6 de dez. de 2022 as 14:57

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 215/2022 — Prefeitura Municipal de Barra Mansa - car 740
To: <conrdenadoria.compras@gmail.com>, <editai@bariamansa rj.gov.br>

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde

A CARLETTO GE_‘STT\O DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ] 08.469.404/0001-30, solicita esclarecimentos, ao edital do
PREGAO ELETRONICO n° 215/2022, junto da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, a cerca do exposto:

. ESCLARECIMENTOS:

: 1) Atualmente existem vefculos em garantia de fabrica?

2) Os servigos, objeto desta licitagdo, ja eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar qual a empresa que presta os
servigos e qual a taxa de administragdo praticada?

3) Em caso de oferta de laxa negaliva, a qual representara desconto a Administragao. Nesse sentido, para oferta desse desconto, sera aceilo

sistema totalmente web que possibilita maior transparéncia ao gestor da frota, contemplando o desconto (taxa negativa) diretamente em cada

orgamento? Assim, o faluramento da gerenciadora ocorrera pelo valor liquido, ou seja, aquele considerado o desconto ofertado? Atendemos
| desta forma?

4) Sobre o conceito de Prego & vista, entendemos que o preco de mercado & vista seria o praticado no mercado dentro dos parémetros das
tabelas de referencia vigentes, sem a adigdo de taxas, Juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no entendimento?

5) Considerando que as Notas Fiscais Emitidas pela rede credenciada sempre serdo em nome da Contratante pois o objeto social da
empresa é consultoria e assessoria em gestdo e gerenciamento de frota de velculos, entre oulras atividades. Sendo assim, considerando
. isso, estamos corretos no entendimento que desta forma atendemos ao solicitado no Edital?

. 6) Com relagéo ao Edital, entendemos que o recolhimento de imposto devera ser efetuado em nome da rede credenciada que sé&o de fato os

: reais prestadores de servigos. A nota fiscal emitida pela contratada, cujo a natureza é 10.05 refere-se ao valor consumido na rede credenciada

- do periodo e possui finalidade apenas de falura (repasse), e neste caso néo ha o que se falar em retengdo. Caso o contrato possua taxa de
administragdo positiva a contratante emitira uma NF-S e de natureza 17.01 e esta sim serd passivel de retengdo em nome da gerenciadora.
Estamos corretos no entendimento?

Atenciosamente,

(1]
Nicleo Carletto
Setor Gestio de Vendas Publicas
Cordeire Youssef Advogados Associados
Fone/Fax: +055 41 3145 1004
carletto.licitacoes@cordeiroycussef.com.br

Curitiba — Parana - Brasil

Carletto
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Coordenadoria de Compras e Licitagtes
PMBM - Prefeitura Municipal de Barra Mansa
(24) 2106-3411
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